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RV: factura mes de febrero

Desde Omar Adrian Cuervo Cuervo <omar_cuervo1@hotmail.com>
Fecha Lun 08/09/2025 12:34
Para maguilera@okipan.com <maguilera@okipan.com>

Hola Mabel.

Todavía no he recibido ninguna repuesta por parte tuya acerca de la deuda que aun tienes conmigo.  me
puedes decir cuando me piensas realizar el ingreso de la deuda que tienes pendiente.

Espero tus comentarios.

Saludos

Omar Adrian

De: Omar Adrian Cuervo Cuervo <omar_cuervo1@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 20 de agosto de 2025 10:29
Para: maguilera@okipan.com <maguilera@okipan.com>
Asunto: Re: factura mes de febrero
 
Buenos días Mabel

Quería comentarte que todavía este pendiente que me pagues 2054,59€ del transporte de tus
productos congelados del trabajo realizado desde Diciembre hasta febrero del 2025.    Por
favor como te vengo indicando vía WhatsApp.   Necesito que me pagues lo antes posible ya
que tengo gastos que debo cubrir y ese dinero me hace falta.

Está semana subiré a tu oficina para hablarlo

Gracias 

Omar Adrián Cuervo

Enviado desde Outlook para Android
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From: Omar Adrian Cuervo Cuervo <omar_cuervo1@hotmail.com>
Sent: Tuesday, April 15, 2025 1:55:40 PM
To: maguilera@okipan.com <maguilera@okipan.com>
Subject: Re: factura mes de febrero
 
Buenos tardes Mabel

Hoy he recibido de parte tuya el ingreso de 1000€.   Gracias.   

Queda una deuda pendiente de 4554,59€.   Por favor me puedes confirmar cuando me vas a realizar el
abono del total de la deuda.

Gracias y a la espera de tu confirmación 

Omar 

Enviado desde Outlook para Android

From: Omar Adrian Cuervo Cuervo <omar_cuervo1@hotmail.com>
Sent: Friday, April 11, 2025 5:47:33 PM
To: maguilera@okipan.com <maguilera@okipan.com>
Subject: Re: factura mes de febrero
 
Buenas tardes Mabel

Te envío este email ya que en llamadas no me respondes.   Quería saber que día me hace el ingreso
del pago de las facturas que están pendientes.  Yo terminé de trabajar para usted el pasado 11 de
febrero.  Queda pendiente una deuda de 5554,59€.   

Espero pronta repuesta 

Saludos.  

Omar Adrián 

Enviado desde Outlook para Android

From: Omar Adrian Cuervo Cuervo <omar_cuervo1@hotmail.com>
Sent: Friday, March 21, 2025 2:01:58 PM
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To: maguilera@okipan.com <maguilera@okipan.com>
Subject: Re: factura mes de febrero
 
Buenas tardes Mabel. 

Por favor, me puedes confirmar el día que me vas a realizar el ingreso de lo que se debe de las
facturas de Diciembre, Enero y Febrero.  

Muchas gracias y buen fin de semana

Omar 

Enviado desde Outlook para Android

From: Omar Adrian Cuervo Cuervo <omar_cuervo1@hotmail.com>
Sent: Wednesday, March 19, 2025 10:17:56 AM
To: maguilera@okipan.com <maguilera@okipan.com>
Subject: Re: factura mes de febrero
 
Buenos días Mabel

Te estoy llamando para que me confirmes de cuando me abonarás lo que queda pendiente de las
facturas de Diciembre, Enero y Febrero.   La cantidad que aún me debes pagar son 5554,59€.

Muchas gracias y espero tus comentarios

Omar Adrián Cuervo 

Enviado desde Outlook para Android

From: Omar Adrian Cuervo Cuervo <omar_cuervo1@hotmail.com>
Sent: Wednesday, March 5, 2025 10:01:29 PM
To: maguilera@okipan.com <maguilera@okipan.com>
Subject: Re: factura mes de febrero
 
Buenas tardes Mabel

Espero que vaya todo bien.    Tal como sabes y que te he enviado por WhatsApp todavía no se ha
hecho el ingreso de las facturas del mes de diciembre y del mes de enero.  También me dijiste que me
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ibas a liquidar la factura de febrero.   Por favor y como te he dicho tengo obligaciones bancarias que
cumplir  y dependo del dinero que me debes ingresar.   Por favor me puedes decir cuando me vas a
ingresar el dinero de esas facturas..  

Espero tus comentarios 

Saludos  cordiales 

Omar Adrián

Enviado desde Outlook para Android

From: Omar Adrian Cuervo Cuervo <omar_cuervo1@hotmail.com>
Sent: Tuesday, February 25, 2025 8:47:21 AM
To: maguilera@okipan.com <maguilera@okipan.com>
Subject: RE: factura mes de febrero
 
Buenos días Mabel

Tal como comentamos, adjunto la factura de los días trabajados en el mes de febrero. Por favor, me
puedes confirmar cuando se haría efectivo el pago de la factura del mes de febrero?

Por otro lado, por favor, espero que hoy se haga efectivo el pago de la factura del mes de Enero
(6.633,18 €) y Diciembre (257,41 €), ya que tengo unas obligaciones bancarias que asumir.

 

Muchas gracias por tu colaboración

Espero tus comentarios

Saludos

Omar Adrián
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De: Omar Adrian Cuervo Cuervo <omar_cuervo1@hotmail.com>
Enviado: lunes, 24 de febrero de 2025 10:34
Para: maguilera@okipan.com <maguilera@okipan.com>
Asunto: Re: factura mes de Enero
 
Hola Mabel.   

 Haz confirmado que se ha realizado el ingreso ?    El ingreso se ha colocado dentro de la caja fuerte el
día 12 de febrero.    Si no se hubiera hecho creo que ustedes ya me hubieran reclamado ese ingreso.  
 No se deja pasar 12 días.  Ya me hubieras dicho que me faltaría ese ingreso.   Llevo más de un año
que te envío via WhatsApp al jefe de tránsito e inclusive a ti un pantallazo de los ingresos que se
realiza.  Donde se especifica tanto la cantidad de billete cómo de monedas.

Por favor me puedes confirmar si hoy me realizas el ingreso de enero y la parte de diciembre que
quedó pendiente.

Respecto a la factura de febrero de los días trabajados.   Te la paso ahora está factura o te la paso a
principios de febrero ?

Muchas gracias por ti colaboración y espero tus comentarios

Saludos.

Omar

Enviado desde Outlook para Android

From: Omar Adrian Cuervo Cuervo <omar_cuervo1@hotmail.com>
Sent: Tuesday, February 11, 2025 8:21:03 AM
To: maguilera@okipan.com <maguilera@okipan.com>
Subject: factura mes de Enero
 
Buenos dias Mabel
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Adjunto factura del mes de Enero.   Hay ampliaciones del mes de Enero que fuero dos días.
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Todavía esta pendiente el pago de 257,41€ de la factura 311224_O

Espero tus comentarios

Saludos.

Omar Adrián
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